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Moreno, Jhoelys

De: Pilar Gomez <pgomez@ultracem.co>
Enviado el: martes, 3 de diciembre de 2019 5:14 p. m.
Para: Caviedes, Sergio; Henriquez, David; Moreno, Jhoelys
Asunto: RE: despacho Ultracem

Importancia: Alta

Sergio y David, 
Por favor descargar la orden del portal y generar despacho inmediato. Gracias 
 

 
 

De: Katty Villar <kvillar@ultracem.co>  
Enviado el: martes, 3 de diciembre de 2019 5:12 p. m. 
Para: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com>; Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Moreno, 
Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
CC: Arnold Morales <amorales@ultracem.co>; Melissa Vanegas <mvanegas@ultracem.co>; Pilar Gomez 
<pgomez@ultracem.co> 
Asunto: RE: despacho Ultracem 
 
Buenas tardes. 
 
Informo que las llantas delanteras de montacargas no han sido recibidas. Agradezco nos confirmen fecha de entrega.  
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La orden de compra ya se encuentra corregida. 
 
Quedo atenta. 
 
Cordialmente, 
 

 

 
 

De: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com>  
Enviado el: martes, 26 de noviembre de 2019 11:14 a. m. 
Para: Pilar Gomez <pgomez@ultracem.co>; Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Moreno, Jhoelys 
<Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
CC: Arnold Morales <amorales@ultracem.co>; Katty Villar <kvillar@ultracem.co>; Melissa Vanegas 
<mvanegas@ultracem.co> 
Asunto: RE: despacho Ultracem 
 
Pilar buenos días, perfecto. Ya programo la inspección con el Ingeniero Arnold. 
  
Saludos, 
  
Sergio Andres Caviedes T. 
Gerente Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 385-9765 
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c: (57) 320 5685789 
KalTireMining.com 
  
  

De: Pilar Gomez [mailto:pgomez@ultracem.co]  
Enviado el: martes, 26 de noviembre de 2019 10:36 a.m. 
Para: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com>; Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Moreno, 
Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
CC: Arnold Morales <amorales@ultracem.co>; Katty Villar <kvillar@ultracem.co>; Melissa Vanegas 
<mvanegas@ultracem.co> 
Asunto: RE: despacho Ultracem 
  
Buenos días, 
Si, si tiene razón interprete mal el mail anterior.  
Ya las nuevas van con precio de la oferta de octubre. Lamento el malentendido, procedo a anular 
la orden y genera una nueva con los precios de la Oferta de Octubre. 
  
Por favor tener listas las llantas para hacer el despacho una vez se corrija la orden. Gracias 
  
Confirmar si ya tiene la programación de los servicios coordinado con el Ing. Arnold, me gustaría 
conocer cuál será la agenda de las visitas de prevención y calibración de las llantas y el 
seguimiento que le brinden a las mismas. 
  

 
  
  
  
De: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com>  
Enviado el: martes, 26 de noviembre de 2019 10:23 a. m. 
Para: Pilar Gomez <pgomez@ultracem.co>; Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Moreno, Jhoelys 
<Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
CC: Arnold Morales <amorales@ultracem.co>; Katty Villar <kvillar@ultracem.co>; Melissa Vanegas 
<mvanegas@ultracem.co> 
Asunto: RE: despacho Ultracem 
  
Pilar buenos días, no entiendo la confusión que tienes al respecto de los precios, si quieres lo conversamos ya que 
nuevamente me envías el precio errado, los precios son los que están en la cotización KT2746. Ya que nuevamente nos 
generaste una orden con los precios no acordados. 
  
Quedo atento a cualquier inquietud. 
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Saludos, 
  
Sergio Andres Caviedes T. 
Gerente Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 385-9765 
c: (57) 320 5685789 
KalTireMining.com 
  
  

De: Pilar Gomez [mailto:pgomez@ultracem.co]  
Enviado el: viernes, 15 de noviembre de 2019 03:44 p.m. 
Para: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com>; Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Moreno, 
Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
CC: Arnold Morales <amorales@ultracem.co>; Katty Villar <kvillar@ultracem.co>; Melissa Vanegas 
<mvanegas@ultracem.co> 
Asunto: RE: despacho Ultracem 
  
Buenas tardes, Sergio, 
  
Gracias por la atención. 
  
Siendo así de mantener el precio hasta el mes de enero 2020, procedemos a generar compra de 
llantas para Montacargas. 
  
Adicionalmente, por favor generar la visita de revisión y seguimiento que David muy amablemente 
esta generando con el Ing. Arnold, seguimiento del cual me gustaría me copiara vía mail. 
  
Cordial saludo, 
PILAR GOMEZ 
ANALISTA COMPRAS 
  
De: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com>  
Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2019 2:59 p. m. 
Para: Pilar Gomez <pgomez@ultracem.co>; Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Moreno, Jhoelys 
<Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
Asunto: RE: despacho Ultracem 
  
Pilar buenas tardes, atiendo tu inquietud pero el descuento dado en su momento había sido por esa compra. 
Realmente nuestro proveedores realizaron incrementos en el mes de Octubre y lo que hicimos fue tratar de no 
trasladarle ese valor que fue de un 5%, asumimos nosotros para tratar de continuar con la relaciones comerciales que 
se iniciaron hace poco. 
  
Ya como se emitió una orden y hubo confusión aunque la cotización está el precio nuevo, te despacharemos solo esta 
vez con esos precios. 
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Quedamos atentos si desea y lo que podemos hacer para que no te varié es que estos precios que ya están en la 
cotización del mes de Octubre lo sostengamos hasta el 31 de Enero de 2020. 
  
Saludos, 
  
Sergio Andres Caviedes T. 
Gerente Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 385-9765 
c: (57) 320 5685789 
KalTireMining.com 
  
  

De: Pilar Gomez [mailto:pgomez@ultracem.co]  
Enviado el: viernes, 08 de noviembre de 2019 12:55 p.m. 
Para: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com>; Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Moreno, 
Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
Asunto: RV: despacho Ultracem 
  
Buenas tardes, 
  
Jhoelys, agradezco su respuesta, pero no se admite toda vez que fui clara con Sergio y David y les 
pedí descuento el cual fue mínimo, pero se tomó con relación a quedar en mejor posición a la 
competencia. De haber sido claros desde un inicio de la negociación que el descuento solo sería 
por esa compra no se hubiese gestionado la siguiente compra de manera automática como se 
hizo. 
  
Ahora bien, tenemos otras 2 unidades para compra, por favor me aclaran y definen si pueden 
mantener el precio con descuento para tomar decisiones sobre la compra de las llantas Michelin, 
tener encuenta que se estaba gestionando el suministro de servicios aunado a estas compras. 
  
Que muy pendiente dado que necesito genera compra de dos unidades de más. 
  
Gracias, 
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De: Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com>  
Enviado el: miércoles, 6 de noviembre de 2019 8:44 a. m. 
Para: Pilar Gomez <pgomez@ultracem.co>; Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Caviedes, Sergio 
<Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
CC: Arnold Morales <amorales@ultracem.co> 
Asunto: RE: despacho ultracem 
  
Buenos días Pilar, 
  
De acuerdo a lo conversado, le confirmo el precio de $1.100.000 para las llantas 225/75R15 y $205.000 para 
el anillo de estanco aplicó solo para la primera compra por tal motivo se envió nueva cotización con nuevos 
precios de acuerdo al alza que tuvimos en el mes de Octubre el cual tratamos fuera lo menos impactante 
para su operación. 
  
Quedo atenta. 
  
Cordialmente, 
  
Jhoelys Moreno Muñoz 
Coordinadora Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 3859765 Ext 114 
c: (57) 3106506251 
www.kaltiremining.com [kaltiremining.com] 
  

De: Pilar Gomez [mailto:pgomez@ultracem.co]  
Enviado el: miércoles, 6 de noviembre de 2019 8:28 a. m. 
Para: Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com>; Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Caviedes, 
Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
CC: Arnold Morales <amorales@ultracem.co> 
Asunto: RE: despacho ultracem 
Importancia: Alta 
  
Buenos días 
  
David, no entiendo por que piden cambio de precio para las llantas de la ultima compra si se 
aplicó el descuento otorgado, en donde KalTire nos vende la llanta en $1.100.000 + el anillo 
estanco $205.000 para un total de la llanta en $ 1.305.000. 
  
Favor aplicar esta información de manera formal en su empresa para evitar la confusión y demora 
en despachos. 
  
Adicionalmente, solicito organizar el día fijo a la semana para la prestación de servicios en donde 
se determina la calibración, reparación, y los servicios que con el Ing. Arnold requiera. 
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De: Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com>  
Enviado el: miércoles, 6 de noviembre de 2019 7:56 a. m. 
Para: Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com>; Pilar Gomez <pgomez@ultracem.co>; Caviedes, Sergio 
<Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
Asunto: RE: despacho ultracem 
  
Buenos días, 
  
Seguimos a la espera del cambio de la OC para proceder con el despacho. 
  
Adicional envío estado de cuenta a la fecha para información de pago: 
  

  
Cordialmente, 
  
Jhoelys Moreno Muñoz 
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Coordinadora Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 3859765 Ext 114 
c: (57) 3106506251 
www.kaltiremining.com [kaltiremining.com] 
  

De: Henriquez, David  
Enviado el: viernes, 1 de noviembre de 2019 10:02 a. m. 
Para: Pilar Gomez <pgomez@ultracem.co>; Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com>; Caviedes, Sergio 
<Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
Asunto: Fwd: despacho ultracem 
  
Cordial saludo Sra. Pilar. 
  
Estan a la espera de esta correccion para despachar, favorirar correo en cola. 
  
Gracias. 
  
  
  
Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro 
  
  
-------- Mensaje original -------- 
De: "Moreno, Jhoelys" <Jhoelys_Moreno@kaltire.com>  
Fecha: 1/11/19 8:35 a. m. (GMT-05:00)  
A: "Henriquez, David" <David_Henriquez@kaltire.com>  
CC: "Caviedes, Sergio" <Sergio_Caviedes@kaltire.com>  
Asunto: RE: despacho ultracem  
  
Buen día, 
  
Seguimos a la espera de la corrección de la orden de compra. 
  
  
Cordialmente, 
  
Jhoelys Moreno Muñoz 
Coordinadora Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 3859765 Ext 114 
c: (57) 3106506251 
www.kaltiremining.com [kaltiremining.com] 
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De: Moreno, Jhoelys  
Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2019 10:40 a. m. 
Para: Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com> 
CC: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
Asunto: RE: despacho ultracem 
  
David, no me cuadra el valor cotizado con la orden que envió el cliente: 
  

 
  

 
  
Cordialmente, 
  
Jhoelys Moreno Muñoz 
Coordinadora Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 3859765 Ext 114 
c: (57) 3106506251 
www.kaltiremining.com [kaltiremining.com] 
  

De: Henriquez, David  
Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2019 10:27 a. m. 
Para: Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
CC: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
Asunto: RE: despacho ultracem 
  
  
  

De: Moreno, Jhoelys  
Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2019 10:25 a.m. 
Para: Henriquez, David <David_Henriquez@kaltire.com> 
CC: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
Asunto: RE: despacho ultracem 
Importancia: Alta 
  
Buen día, 
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Por favor enviar cotización. 
  
  
Cordialmente, 
  
Jhoelys Moreno Muñoz 
Coordinadora Comercial 

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 3859765 Ext 114 
c: (57) 3106506251 
www.kaltiremining.com [kaltiremining.com] 
  

De: Henriquez, David  
Enviado el: miércoles, 23 de octubre de 2019 9:24 p. m. 
Para: Moreno, Jhoelys <Jhoelys_Moreno@kaltire.com> 
CC: Caviedes, Sergio <Sergio_Caviedes@kaltire.com> 
Asunto: despacho ultracem 
  
Cordial saludo Jhoe. 
  
Envió orden de compra de ultracem para despacho. 
  
Gracias. 
  
Cordialmente, 
  
David Henriquez. 
RTC Comercial Costa  

 
Calle 30 No 19 – 55 
Postal Code 080005 
Barranquilla, Colombia 
p: (575) 363-0511 
c: (57) 310-650-6235  
KalTireMining.com 

 
  


